
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YENİŞEHİR Yenişehir Yusuf Ateş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBURSA BURSLULUK 69 133 2740 2837

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 4 4,30 5 4 4,07 7 4 5,17 5 4 3,63 4 3 2,49 4 4 3,23 31 23 22,89 312,570

Okul Ortalaması 5 5 3,70 5 5 3,03 6 5 4,53 5 4 3,15 3 3 2,16 4 4 2,57 28 27 19,14 293,540

KATILIMLAR

1 0 ASYA YILDIRIM 4D 10 0 10,00 12 0 12,00 11 1 10,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 1 8,67 59 3 58,01 483,473 1 1 1 1 1
% 0,04

2 0 GÖKSU SÜNGÜ 4E 8 2 7,33 11 1 10,67 11 1 10,67 10 0 10,00 6 2 5,33 9 1 8,67 55 7 52,67 452,930 1 2 2 20 20
% 0,70

3 212 IŞIL KESKİN 4D 9 1 8,67 11 1 10,67 9 3 8,00 9 1 8,67 7 1 6,67 2 2 1,33 47 9 44,01 429,182 2 3 3 77 81
% 2,86

4 784 GAYE SÖNMEZ 4E 10 0 10,00 9 3 8,00 8 4 6,67 9 1 8,67 7 1 6,67 9 1 8,67 52 10 48,68 424,847 2 4 4 95 99
% 3,49

5 0 AZRA GÜNDOĞMUŞ 4C 8 0 8,00 8 3 7,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 0 8,00 10 0 10,00 50 6 48,00 416,380 1 5 6 132 136
% 4,79

6 0 ELİFŞULE GÖKÇE  7 3 6,00 9 3 8,00 11 1 10,67 7 3 6,00 6 2 5,33 4 5 2,33 44 17 38,33 398,742 1 6 11 236 242
% 8,53

7 724 EMİNE DAĞDELEN 4A 7 3 6,00 7 5 5,33 10 2 9,33 7 3 6,00 6 2 5,33 10 0 10,00 47 15 41,99 386,854 1 7 14 326 333
% 12

8 154 ELİF ARSLAN 4E 9 1 8,67 4 6 2,00 11 1 10,67 8 2 7,33 7 0 7,00 5 2 4,33 44 12 40,00 380,817 3 8 16 400 409
% 14

9 1230 RÜVEYDE ACAR 4G 8 2 7,33 7 3 6,00 9 3 8,00 5 5 3,33 4 4 2,67 8 2 7,33 41 19 34,66 372,192 1 9 19 495 505
% 18

10 0 YAĞMUR BOYALI 4L 5 5 3,33 10 2 9,33 9 3 8,00 5 5 3,33 4 4 2,67 6 4 4,67 39 23 31,33 367,575 1 10 20 547 561
% 20

11 149 AZRA ARSLAN 4A 7 3 6,00 8 4 6,67 9 3 8,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 3 3,00 39 20 32,33 367,149 2 11 21 552 566
% 20

12 112 FATMA MİNE SALİ 4B 6 2 5,33 10 1 9,67 6 4 4,67 1 1 0,67 5 2 4,33 7 1 6,67 35 11 31,34 364,370 1 12 22 588 603
% 21

13 12 ZEYNEP NUR SANCI 4H 9 1 8,67 6 6 4,00 7 5 5,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 2 7,33 43 19 36,66 363,517 1 13 24 601 616
% 22

14 0 AYÇA GÖZEL 4B 6 4 4,67 7 3 6,00 9 3 8,00 5 5 3,33 6 2 5,33 7 3 6,00 40 20 33,33 359,736 2 14 28 649 665
% 23

15 0 ECEM SİNCAR 4C 7 2 6,33 8 4 6,67 8 3 7,00 5 4 3,67 3 5 1,33 5 5 3,33 36 23 28,33 353,897 2 15 29 719 738
% 26

16 0 MELİKE GÜNİNDİ 4K 9 1 8,67 3 2 2,33 8 1 7,67 4 0 4,00 4 2 3,33 5 2 4,33 33 8 30,33 346,800 1 16 30 801 823
% 29

17 499 ECE KAYI 4B 6 4 4,67 8 4 6,67 10 2 9,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 34 28 24,67 346,398 3 17 31 806 829
% 29

18 0 EBRAR ASLAN  7 3 6,00 7 5 5,33 7 5 5,33 8 2 7,33 5 3 4,00 3 7 0,67 37 25 28,66 342,889 2 18 33 857 880
% 31

19 194 BİLGE ATAÇ 4C 7 2 6,33 3 5 1,33 10 2 9,33 5 1 4,67 5 2 4,33 5 3 4,00 35 15 29,99 338,056 3 19 36 933 961
% 34

20 1250 TANEM ŞAHİN 4F 6 4 4,67 2 2 1,33 10 2 9,33 6 2 5,33 4 2 3,33 9 1 8,67 37 13 32,66 337,167 1 20 37 946 975
% 34

21 1148 NECLA ZEYNEP İNCİ 4L 8 2 7,33 7 1 6,67 7 5 5,33 1 0 1,00 23 8 20,33 332,033 2 21 40 1021 1053
% 37

22 191 ECRİN DAŞDEMİR 4C 7 3 6,00 7 5 5,33 6 6 4,00 5 5 3,33 6 2 5,33 4 6 2,00 35 27 25,99 330,401 4 22 41 1055 1087
% 38

23 721 ELİF ÜNLÜ 4H 6 4 4,67 5 5 3,33 7 5 5,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 37 23 29,33 326,808 2 23 43 1121 1154
% 41

24 680 DUR UDEMİR 4D 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 0 5,00 8 1 7,67 31 12 27,01 323,841 3 24 47 1182 1218
% 43

25 614 BUĞLEM KARA 4H 6 4 4,67 5 6 3,00 6 6 4,00 5 5 3,33 6 2 5,33 10 0 10,00 38 23 30,33 321,437 3 25 50 1232 1271
% 45

26 0 FATIMA İCLAL ALKUŞ 4E 6 3 5,00 7 0 7,00 5 6 3,00 5 5 3,33 4 3 3,00 1 3 0,00 28 20 21,33 320,771 4 26 53 1245 1284
% 45

27 0 DEFNE KARANLIK 4C 7 3 6,00 4 1 3,67 6 5 4,33 4 2 3,33 3 2 2,33 7 3 6,00 31 16 25,66 320,180 5 27 54 1254 1293
% 46

28 1584 YAĞMUR SAY 4L 5 5 3,33 6 6 4,00 7 5 5,33 5 5 3,33 6 2 5,33 6 4 4,67 35 27 25,99 317,117 3 28 56 1283 1322
% 47

29 0 ZEHRA BEREN EFE  7 3 6,00 6 6 4,00 6 6 4,00 3 7 0,67 3 5 1,33 5 5 3,33 30 32 19,33 304,927 3 29 60 1500 1547
% 55

30 475 AYSİMA YİRİK 4K 7 2 6,33 4 8 1,33 7 5 5,33 4 6 2,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 30 30 19,99 300,180 2 30 63 1585 1633
% 58

31 0 ELİF YILDIRIM 4A 6 4 4,67 7 5 5,33 6 6 4,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 23 22 15,67 299,038 3 31 64 1602 1651
% 58

32 0 Z ZEHRA TOKGÖZ 4E 6 4 4,67 4 8 1,33 8 4 6,67 7 1 6,67 25 17 19,34 297,247 5 32 65 1637 1687
% 59

33 1376 ZEYNEP YAŞAR 4K 4 6 2,00 6 6 4,00 8 4 6,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 28 34 16,67 293,203 3 33 67 1703 1757
% 62
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 4 4,30 5 4 4,07 7 4 5,17 5 4 3,63 4 3 2,49 4 4 3,23 31 23 22,89 312,570

Okul Ortalaması 5 5 3,70 5 5 3,03 6 5 4,53 5 4 3,15 3 3 2,16 4 4 2,57 28 27 19,14 293,540

KATILIMLAR

34 0 RABİA ŞENTÜRK 4C 6 3 5,00 4 5 2,33 6 3 5,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 2 2 1,33 23 22 15,66 287,493 6 34 70 1807 1865
% 66

35 0 HATİCEBUĞLEM MALÇOK4A 4 5 2,33 5 4 3,67 5 3 4,00 4 2 3,33 4 0 4,00 22 14 17,33 286,632 4 35 72 1816 1874
% 66

36 0 SEMANUR ÇAPAR  5 5 3,33 5 2 4,33 4 7 1,67 4 6 2,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 24 32 13,33 275,617 4 36 75 1989 2058
% 73

37 82 SUDENAZ ARSLANOĞLU 4 6 2,00 3 9 0,00 9 3 8,00 4 6 2,00 4 4 2,67 3 7 0,67 27 35 15,34 273,687 5 37 76 2008 2077
% 73

38 559 BERRA SÖZER 4G 7 3 6,00 0 8 -2,67 7 4 5,67 7 2 6,33 0 3 -1,00 21 20 14,33 264,735 2 38 81 2119 2192
% 77

39 179 ZEYNEP ÖZTÜRK 4C 6 4 4,67 2 10 -1,33 7 4 5,67 4 5 2,33 3 5 1,33 3 6 1,00 25 34 13,67 264,181 7 39 82 2124 2197
% 77

40 686 ECENAZ YAMAN 4G 3 6 1,00 3 1 2,67 4 2 3,33 1 1 0,67 4 1 3,67 2 0 2,00 17 11 13,34 262,711 3 40 85 2147 2222
% 78

41 0 TUĞSEM SINAK  5 5 3,33 4 8 1,33 8 4 6,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 1 9 -2,00 21 41 7,33 260,890 6 41 86 2166 2241
% 79

42 330 ALMİNA AY 4F 3 7 0,67 3 8 0,33 6 6 4,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 5 3,33 27 34 15,67 257,665 2 42 88 2206 2283
% 80

43 80 GÜLÇİN RİM 4B 3 6 1,00 4 6 2,00 5 6 3,00 4 5 2,33 6 2 5,33 1 9 -2,00 23 34 11,66 255,746 4 43 89 2229 2307
% 81

44 0 LİVANUR KÖSE 4A 5 5 3,33 4 8 1,33 5 7 2,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 6 4 4,67 24 38 11,34 255,482 5 44 90 2233 2311
% 81

45 0 İREMNUR ÇAVDAR  5 5 3,33 6 1 5,67 2 9 -1,00 0 6 -2,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 17 35 5,33 252,789 7 45 92 2256 2334
% 82

46 0 BUĞLEM TUNÇEL  4 6 2,00 4 8 1,33 4 8 1,33 5 5 3,33 3 5 1,33 3 7 0,67 23 39 9,99 244,966 8 46 93 2329 2410
% 85

47 0 BERFİN BALKI  4 6 2,00 4 8 1,33 6 6 4,00 1 9 -2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 20 40 6,66 244,015 9 47 94 2340 2421
% 85

48 1580 EBRAR BAĞ 4A 1 8 -1,67 2 6 0,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 1 3,67 2 4 0,67 20 26 11,34 243,590 6 48 95 2346 2427
% 86

49 108 ZEYNEP SAVAŞ 4C 4 6 2,00 4 8 1,33 5 7 2,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 21 41 7,33 242,849 8 49 97 2359 2440
% 86

50 0 SİDRA ALBIDALSAKNI 4B 5 5 3,33 1 3 0,00 1 6 -1,00 7 3 6,00 2 2 1,33 5 5 3,33 21 24 12,99 242,295 5 50 98 2362 2443
% 86

51 0 ZEYNEP EFE  3 7 0,67 2 10 -1,33 7 5 5,33 4 6 2,00 3 5 1,33 5 5 3,33 24 38 11,33 241,565 10 51 99 2373 2455
% 87

52 98 HÜSNA KURTÇU 4H 3 7 0,67 5 5 3,33 4 7 1,67 3 7 0,67 2 4 0,67 1 7 -1,33 18 37 5,68 240,763 4 52 101 2380 2463
% 87

53 0 HEDİYE BELİNAY KAYA 4B 3 7 0,67 5 7 2,67 5 7 2,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 19 41 5,34 238,918 6 53 103 2398 2481
% 87

54 0 ECEMSU İNCİ  3 7 0,67 5 7 2,67 3 9 0,00 4 6 2,00 3 5 1,33 3 7 0,67 21 41 7,34 235,563 11 54 105 2434 2517
% 89

55 0 RAV ZAAYMA 4A 4 6 2,00 3 9 0,00 4 7 1,67 6 3 5,00 2 5 0,33 2 8 -0,67 21 38 8,33 235,528 7 55 106 2435 2518
% 89

56 0 ESLEM YAŞA  5 5 3,33 3 7 0,67 3 9 0,00 4 6 2,00 3 4 1,67 2 7 -0,33 20 38 7,34 235,152 12 56 107 2441 2524
% 89

57 0 RAVZA EMER  4 6 2,00 4 8 1,33 4 8 1,33 3 6 1,00 2 6 0,00 2 6 0,00 19 40 5,66 233,511 13 57 109 2456 2539
% 89

58 0 VİC AN AHMET  2 8 -0,67 4 8 1,33 5 7 2,67 4 6 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 20 42 6,00 229,041 14 58 112 2493 2582
% 91

59 0 MERYEMNEVAL BAŞTÜRK4A 3 7 0,67 3 9 0,00 4 8 1,33 3 7 0,67 3 4 1,67 5 5 3,33 21 40 7,67 225,597 8 59 114 2521 2610
% 92

60 0 ZEYNEP ELMAS  4 6 2,00 0 5 -1,67 5 3 4,00 0 3 -1,00 1 1 0,67 2 8 -0,67 12 26 3,33 220,501 15 60 116 2559 2649
% 93

61 0 ELİF NAİL  4 6 2,00 4 8 1,33 3 9 0,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 2 8 -0,67 17 44 2,32 220,442 16 61 117 2560 2650
% 93

62 0 ELA ÇAVDAR  2 6 0,00 2 5 0,33 4 7 1,67 3 3 2,00 1 7 -1,33 2 2 1,33 14 30 4,00 217,392 17 62 119 2579 2670
% 94

63 0 HİRANUR ATA  4 6 2,00 1 3 0,00 3 8 0,33 1 0 1,00 9 17 3,33 217,167 18 63 120 2583 2674
% 94

64 552 BERRA NUR DERELİ 4K 1 9 -2,00 2 2 1,33 2 6 0,00 3 6 1,00 2 5 0,33 7 3 6,00 17 31 6,66 214,865 4 64 121 2602 2693
% 95

65 0 BİLGE ÇİÇEK  1 9 -2,00 3 9 0,00 5 7 2,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 16 46 0,67 203,851 19 65 122 2657 2749
% 97

66 0 MELİS DURGUT  2 8 -0,67 0 12 -4,00 5 7 2,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 15 47 -0,67 182,811 20 66 127 2711 2807
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YENİŞEHİR Yenişehir Yusuf Ateş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBURSA BURSLULUK 69 133 2740 2837

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 4 4,30 5 4 4,07 7 4 5,17 5 4 3,63 4 3 2,49 4 4 3,23 31 23 22,89 312,570

Okul Ortalaması 5 5 3,70 5 5 3,03 6 5 4,53 5 4 3,15 3 3 2,16 4 4 2,57 28 27 19,14 293,540

KATILIMLAR

67 85 BÜŞRA ARABACI 4C 2 8 -0,67 2 10 -1,33 2 10 -1,33 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 14 48 -2,00 181,283 9 67 128 2714 2810
% 99

68 0 RABİA ŞİRAZLI  0 10 -3,33 3 9 0,00 2 10 -1,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 3 6 1,00 14 46 -1,32 180,248 21 68 129 2717 2813
% 99

69 591 EUYGU MELİSA ATA  4 6 2,00 1 11 -2,67 0 12 -4,00 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 11 51 -6,01 164,629 22 69 131 2733 2829
% 100
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