
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA YENİŞEHİR Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiBURSA BURSLULUK 64 133 2740 2837

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 4 4,30 5 4 4,07 7 4 5,17 5 4 3,63 4 3 2,49 4 4 3,23 31 23 22,89 312,570

Okul Ortalaması 5 4 3,81 5 5 3,74 6 5 4,29 4 4 2,80 3 3 2,34 4 4 2,52 28 26 19,50 294,660

KATILIMLAR

1 219 M ÇINAR BALABAN 4D 9 1 8,67 9 3 8,00 9 2 8,33 8 2 7,33 7 1 6,67 9 0 9,00 51 9 48,00 423,434 1 1 5 104 108
% 3,81

2 0 ALİ BÜYÜKKARDAŞLAR 9 1 8,67 8 3 7,00 10 2 9,33 9 1 8,67 6 2 5,33 7 3 6,00 49 12 45,00 415,069 1 2 7 138 142
% 5,01

3 271 EBUBEKİR USTA 4A 9 1 8,67 9 2 8,33 8 3 7,00 8 2 7,33 7 1 6,67 7 3 6,00 48 12 44,00 411,578 1 3 8 154 159
% 5,60

4 794 GÖRKEM CAN ATEŞ 4E 7 3 6,00 10 2 9,33 9 3 8,00 9 1 8,67 7 1 6,67 4 1 3,67 46 11 42,34 407,298 1 4 9 182 188
% 6,63

5 0 ALİ OCAK 4C 9 1 8,67 8 2 7,33 10 2 9,33 5 5 3,33 6 2 5,33 7 3 6,00 45 15 39,99 402,907 1 5 10 205 211
% 7,44

6 0 URAS KEMAN  7 3 6,00 8 3 7,00 10 2 9,33 7 3 6,00 6 2 5,33 8 2 7,33 46 15 40,99 394,042 2 6 12 264 271
% 9,55

7 1339 YUSUF KARAKUŞ 4H 8 2 7,33 9 2 8,33 7 4 5,67 7 3 6,00 6 2 5,33 7 2 6,33 44 15 38,99 388,940 1 7 13 301 308
% 11

8 60 BERAT ŞAHİN 4C 6 4 4,67 11 1 10,67 7 5 5,33 8 2 7,33 6 2 5,33 5 5 3,33 43 19 36,66 385,770 2 8 15 337 345
% 12

9 1048 MEHMETBURAKSÖZER4G 8 2 7,33 7 4 5,67 10 2 9,33 7 3 6,00 3 5 1,33 6 4 4,67 41 20 34,33 375,442 1 9 17 453 463
% 16

10 1010 İHSANÇELEBİ 4C 7 3 6,00 4 1 3,67 11 0 11,00 8 1 7,67 5 1 4,67 5 3 4,00 40 9 37,01 373,286 3 10 18 482 492
% 17

11 26 AHMET EMİR BIÇAK 4C 7 3 6,00 7 5 5,33 8 4 6,67 6 4 4,67 7 1 6,67 7 1 6,67 42 18 36,01 363,619 4 11 23 599 614
% 22

12 0 TUNAHAN ÇAKIR  6 2 5,33 7 0 7,00 9 1 8,67 4 2 3,33 5 0 5,00 1 2 0,33 32 7 29,66 362,298 3 12 25 615 630
% 22

13 1336 YUSUF ALPEREN ÇETİN 8 2 7,33 4 3 3,00 6 2 5,33 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 43 10 39,66 360,482 4 13 26 638 653
% 23

14 409 BERA KARACA 4A 6 3 5,00 7 3 6,00 7 5 5,33 8 2 7,33 5 2 4,33 9 1 8,67 42 16 36,66 360,377 2 14 27 642 658
% 23

15 635 CELAL ÇEKİL 4K 4 6 2,00 9 3 8,00 9 3 8,00 7 3 6,00 3 2 2,33 32 17 26,33 345,083 1 15 32 826 849
% 30

16 0 SAMET YILMAZ 4B 7 3 6,00 6 2 5,33 10 2 9,33 3 2 2,33 26 9 22,99 340,596 1 16 34 885 910
% 32

17 0 SALİH TOPUZ 4A 7 3 6,00 10 2 9,33 6 6 4,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 4 6 2,00 32 30 21,99 340,077 3 17 35 898 924
% 33

18 1347 YUSUF SERDAR ÜNLÜ  6 4 4,67 5 7 2,67 8 4 6,67 6 4 4,67 7 1 6,67 8 2 7,33 40 22 32,68 335,911 5 18 38 967 997
% 35

19 780 FURKANMERT DURUKAN 6 4 4,67 4 6 2,00 11 1 10,67 6 3 5,00 4 4 2,67 4 4 2,67 35 22 27,68 334,370 6 19 39 992 1023
% 36

20 0 YUSUF BEYTOR  5 5 3,33 6 0 6,00 7 5 5,33 4 4 2,67 5 0 5,00 4 0 4,00 31 14 26,33 328,588 7 20 42 1090 1123
% 40

21 1032 KEREM KÖSELER 4E 7 3 6,00 5 7 2,67 7 5 5,33 6 4 4,67 5 3 4,00 7 3 6,00 37 25 28,67 326,347 2 21 44 1133 1166
% 41

22 291 AHMETHAN ACAR 4A 6 4 4,67 7 5 5,33 6 5 4,33 6 4 4,67 3 2 2,33 6 4 4,67 34 24 26,00 325,709 4 22 45 1149 1184
% 42

23 0 HAKANEMİR AKILLI 4A 7 3 6,00 7 5 5,33 8 4 6,67 4 6 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 31 31 20,67 325,406 5 23 46 1156 1191
% 42

24 1030 KEREMASLAN 4A 6 3 5,00 7 2 6,33 7 5 5,33 6 4 4,67 2 4 0,67 0 5 -1,67 28 23 20,33 323,173 6 24 48 1194 1230
% 43

25 172 YUSUF BAYRAM 4C 5 4 3,67 5 5 3,33 7 5 5,33 5 4 3,67 6 2 5,33 8 1 7,67 36 21 29,00 321,490 5 25 49 1230 1269
% 45

26 191 ENES DAŞDEMİR 4C 8 2 7,33 6 6 4,00 7 5 5,33 3 7 0,67 3 5 1,33 5 5 3,33 32 30 21,99 321,081 6 26 51 1238 1277
% 45

27 733 EMİRHAN DEMİR 4F 5 5 3,33 7 5 5,33 7 5 5,33 5 4 3,67 4 2 3,33 5 4 3,67 33 25 24,66 320,996 1 27 52 1241 1280
% 45

28 4 EREN BALA 4C 4 6 2,00 7 5 5,33 8 4 6,67 6 3 5,00 2 6 0,00 6 4 4,67 33 28 23,67 317,656 7 28 55 1276 1315
% 46

29 304 ALAADDİN EFE SELVİ 4L 4 6 2,00 9 0 9,00 4 1 3,67 0 1 -0,33 5 0 5,00 22 8 19,34 316,857 1 29 57 1291 1330
% 47

30 0 ENHAR ALİ UYKAN 4C 7 3 6,00 6 0 6,00 6 2 5,33 19 5 17,33 315,755 8 30 58 1310 1349
% 48

31 346 ALİ EYMEN AKIN 4A 8 2 7,33 8 4 6,67 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 19 8 16,34 310,752 7 31 59 1390 1432
% 50

32 0 BERKAY TURUL  4 6 2,00 6 6 4,00 7 5 5,33 5 5 3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 32 30 21,99 302,371 8 32 61 1540 1588
% 56

33 97 FURKANÖNEN 4C 5 5 3,33 7 5 5,33 7 5 5,33 3 7 0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 28 34 16,66 300,206 9 33 62 1584 1632
% 58
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34 1 YİĞİT ALP COŞKUN 4B 5 5 3,33 4 6 2,00 6 6 4,00 7 2 6,33 3 5 1,33 7 3 6,00 32 27 22,99 294,251 2 34 66 1679 1733
% 61

35 827 MUSA  KAZAL  7 3 6,00 4 8 1,33 8 4 6,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 5 1,33 27 33 16,00 291,847 9 35 68 1725 1779
% 63

36 1031 KEREMBEKİN 4G 6 4 4,67 7 5 5,33 6 6 4,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 0 10 -3,33 24 38 11,33 288,725 2 36 69 1781 1837
% 65

37 156 EYMEN AKYIL 4A 6 3 5,00 2 5 0,33 7 5 5,33 6 2 5,33 3 3 2,00 3 6 1,00 27 24 18,99 287,414 8 37 71 1809 1867
% 66

38 480 İSMAİL BAHA DEMİR 4A 4 6 2,00 5 7 2,67 10 2 9,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 25 37 12,66 285,071 9 38 73 1840 1899
% 67

39 325 CUMA YILDIZ  3 7 0,67 8 4 6,67 5 7 2,67 0 10 -3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 26 36 14,01 280,773 10 39 74 1899 1964
% 69

40 0 BATU BALABAN 4B 5 3 4,00 2 1 1,67 3 3 2,00 2 0 2,00 4 2 3,33 4 0 4,00 20 9 17,00 272,868 3 40 77 2014 2083
% 73

41 0 İBRAHİM KAHYA 4F 3 4 1,67 3 5 1,33 6 1 5,67 3 2 2,33 3 1 2,67 3 3 2,00 21 16 15,67 272,150 2 41 78 2025 2096
% 74

42 0 AASE   * Y     NÜ 4L 4 6 2,00 4 8 1,33 6 6 4,00 6 4 4,67 4 4 2,67 4 6 2,00 28 34 16,67 270,851 2 42 79 2054 2125
% 75

43 0 YUSUF YASA  6 4 4,67 5 7 2,67 6 6 4,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 23 39 10,01 270,346 11 43 80 2058 2129
% 75

44 1302 MUHAMM DERENBATTAL4D 3 7 0,67 4 8 1,33 6 6 4,00 4 6 2,00 4 4 2,67 7 3 6,00 28 34 16,67 263,978 2 44 83 2127 2201
% 78

45 649 MUHAMMED SEÇKİN 4C 5 5 3,33 5 7 2,67 5 7 2,67 5 5 3,33 3 5 1,33 0 10 -3,33 23 39 10,00 262,763 10 45 84 2145 2220
% 78

46 0 MUHAMMED KARACA  6 4 4,67 5 7 2,67 2 9 -1,00 2 8 -0,67 5 3 4,00 5 5 3,33 25 36 13,00 260,054 12 46 87 2173 2248
% 79

47 0 FATİH AKGEYİK  4 6 2,00 6 6 4,00 4 8 1,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 1 9 -2,00 21 40 7,67 253,356 13 47 91 2253 2331
% 82

48 0 RAMAZAN ALPER AKTAŞ 5 5 3,33 3 9 0,00 5 7 2,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 3 7 0,67 22 40 8,67 243,121 14 48 96 2353 2434
% 86

49 0 MEHMETALİ DULU  5 5 3,33 6 6 4,00 2 10 -1,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 19 43 4,66 241,461 15 49 100 2374 2456
% 87

50 0 DOĞANCAN YILDIZ  2 8 -0,67 6 5 4,33 5 7 2,67 3 6 1,00 0 8 -2,67 2 8 -0,67 18 42 3,99 239,786 16 50 102 2389 2472
% 87

51 0 YUSUF FURKAN GÜNAY4E 4 6 2,00 3 9 0,00 7 5 5,33 1 8 -1,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 19 42 5,00 237,221 3 51 104 2420 2503
% 88

52 40 ANIL EFE TEMİZER 4C 4 6 2,00 2 10 -1,33 5 7 2,67 4 6 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 23 39 10,01 234,710 11 52 108 2446 2529
% 89

53 0 ABDULLAH ERSÖZ 4A 3 7 0,67 5 7 2,67 3 9 0,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 5 5 3,33 20 42 6,01 230,686 10 53 110 2477 2564
% 90

54 365 ALPERENÇEKİL 4L 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 5 5 3,33 2 6 0,00 3 5 1,33 20 37 7,65 229,628 3 54 111 2487 2576
% 91

55 28 AHMET KAYA 4C 3 7 0,67 4 8 1,33 3 9 0,00 3 7 0,67 3 5 1,33 5 5 3,33 21 41 7,33 227,293 12 55 113 2507 2596
% 92

56 0 CEVAT BEYTOR  3 7 0,67 6 6 4,00 2 10 -1,33 1 9 -2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 17 45 2,01 223,535 17 56 115 2537 2627
% 93

57 292 EMİN KAĞAN ACAR 4A 5 5 3,33 3 9 0,00 2 10 -1,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 5 4 3,67 19 42 5,01 219,238 11 57 118 2566 2656
% 94

58 0 M FATİH  FNİZ 4A 1 7 -1,33 1 3 0,00 4 7 1,67 1 8 -1,67 4 2 3,33 0 3 -1,00 11 30 1,00 203,543 12 58 123 2661 2753
% 97

59 765 EYMEN TUĞUL 4C 5 4 3,67 1 8 -1,67 0 10 -3,33 6 22 -1,33 190,067 13 59 124 2696 2791
% 98

60 44 BEYAZIT BERK 4E 2 8 -0,67 1 11 -2,67 4 8 1,33 3 7 0,67 2 5 0,33 2 5 0,33 14 44 -0,68 186,297 4 60 125 2704 2799
% 99

61 0 ALA SAYAD  3 7 0,67 1 11 -2,67 1 11 -2,67 6 4 4,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 17 45 2,00 186,033 18 61 126 2705 2800
% 99

62 0 YAHYA YUSUF RİM  1 9 -2,00 2 10 -1,33 2 10 -1,33 4 5 2,33 0 8 -2,67 4 6 2,00 13 48 -3,00 173,072 19 62 130 2729 2825
% 100

63 0 MUHAMMET BAŞAK  2 8 -0,67 1 7 -1,33 0 12 -4,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 0 10 -3,33 9 48 -7,00 161,069 20 63 132 2735 2831
% 100

64 353 HALİM KAĞAN HENDEKÇ 0 0 0,00
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